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Municipale Antrodoco

Da: "Luciani Fabhiana" <Fabiana.Luciani@external.eni.com>
A: "Municipale Antrodoco" <municipale.antrodoco@tiscali.it>
Data invio:  lunedi 22 giugno 2020 10.38
Allega: ordinativo.pdf
Oggetto: COMUNE DI ANTRODOCO (sap 1706534) -ACQUISTO N. 40 BCE DA EURO 50 - FUORI
CONVENZIONE
Buongiorno,

come da vs comunicazione in ailegato, si trasmettono i dati per effettuare il bonifico anticipato di Euroe 2000,
per I'acquisto di n. 40 buoni carburante generici da Euro 50:

Per Il bonifico sono necessari circa 5/6 gg lavorativi per visualizzarlo sull’estratto conto. Indicare nella
causale del bonifico: codice sap 1706534 ; Limporto da bonificare & di Euro 2000.

Vi preghiamo di inviare copia dei bonifico non appena effettuato.

| dati per effettuare il bonifico sono i seguenti: Beneficiario ENI spa

DENOMINAZIONE
BANCA c/C IBAN SWIFT/BIC CODE
BANQUE ENI
Rue Guimard, 1/A 1908602 BE38968190860272 ENIBBEBBXXX
1040 Brussels BELGIUM

Causale: codice sap 1706534
Importo: Euro 2000

NB: Per guanto riguarda le spese di spedizione di Euro 10,00 che dovranno essere versate su un lban diverso
a favore di AGP SRL, vi invieremo anticipatamente la fattura elettronica e vi comunicheremo I'lban dove
effettuare il bonifico.

Pertanto i buoni saranno spediti presso la vs sede, a seguito della registrazione del bonifico di Euro 2000
sull’lban sopra indicato e del pagamento delle spese di spedizione con fattura elettronica anticipata su un
Iban diverso che vi comunicheremo.

Una volta che riceverete i buoni presso la vs sede {i buoni saranno spediti inattivi), procederemo con
Femissione della fattura di Euro 2000 e contestuale attivazione dei buoni.

Cordiali saluti,
Fabiana Luciani

eni

AGP S.R.L.
Agente Eni Spa
Viale della Tecnhica 205

22/06/2020
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Municipale Antrodoco

Da: "Luciani Fabiana" <Fabiana.Luciani@external.eni.com:>
A: "Municipale Antrodoco" <municipate.antrodoco@tiscal.it>
Data invio:  Junedi 22 giugno 2020 10.46

Allega: comune di antrodoco- fattura spese spedizione.pdf

Oggetto: COMUNE DI ANTRODOCO (sap 1706534) - FATTURA SPESE DI SPEDIZIONE x
acquisto n. 40 bee da euro 50 - FUORI CONVENZIONE

Buongiorno,
come comiinicato si anticipa copia defla fattura elettronica per le spese di spedizione e si trasmettono i dati
per effettuare il bonifico di Eurc 10,00, L'allegato alla presente non e' da considerarsi sostitutivo di fattura

elettronica.

Vi preghiamo di inviare copia del bonifico non appena effettuato:

1. BONIFICO PER SPESE DI SPEDIZIONE :
AGP srl - Banca Intesa San Paolo- Viale Cesare Pavese n. 397 00144 Roma SAP n. 1706534
IBAN IT 62 D030 69050 331 00 00 00 13236.-

Cordiali saiuti,
Fabiana Luciani

PS: VI PREGHIAMO INOLTRE Di COMUNICARE IL NOMINATIVO DELL'INCARICATO ALLA RICEZIONE DEI BUONI
CON RECAPITO TELEFONICO

eni

AGP S.R.L.

Agente Enj Spa

Viale della Tecnica 205

00144 Roma

Tel 06 50780283/84

fax 06 50780285

@ agenzia.centrocards@eni.com

Message for the recipient only, if received in error, please notify the sender and read http: /fwww.eni.com/disclaimer/

22/06/2020




INPS

[s8huto Hazicnata Previdenza Socale c |uo
ISTITUTO HAZIORALE PER LASSICURAZIONE BUATTITEA HALE €A1 EOa)

CONTRO GLIHIFORTUNI SUL LAYORO @5 §

Durc On Line

Numero Protocolle  INAIL_20945223 Dala richiesta 28/03/2020 | Scadenza validita | 26/07/2020

Denominazionefragione sociale ENI SPA
Codice fiscale 00484960588
Seds legale PIAZZALE ENRICO MATTEI 1 00144 ROMA {RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronfi di

 INPS.
INALL
CNCE

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
deil'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delta CNCE per le imprese cha svolgono attivita dell'edilizia.
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AVGCP - Smant CIG

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

— Dettagli della comunicazione

CIG

Stato

Fattispecie contrattuale
Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
C1G accordo quadro

cup

Disposizioni in materia di centralizzazione
della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014)

Motivo richiesta CIG

2.C92D61970

CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
€2.010,00

fornitura buoni carburanti

AFFIDAMENTO DIRETTO

FORNITURE

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. |
dPCM 24/12/2015

Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24
dicembre 2015 non raggiunte per la categoria
metceologica d'interesse

https:i/smartcig.anticorruzione.iWAVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione QS .action?codDaltaghioCarnet=47585517
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