Comune di San Ginesio Prot. n. 0004112 del 05-04-2019 arrivo

Cinzia Scopece

Da: info@globalcomm.it

Inviato: giovedi 28 marzo 2019 19:12

A: Cinzia Scopece

Cc: saltari.giordano@comune.sanginesio.mc.it

oggetto: trasferimento aree al Comune di San ginesio
Prot. n 2649 del 04/03/2019

Gentili signori

in relazione alla vostra comunicazione n. 2649 del 4 marzo 2019 con la presente si vuole manifestare il nostro
interesse alla cessione per la somma di euro 7000 delle aree da voi indicate, a condizione che :

—

1) tutte le aree adibite a viabilita pubblica ( strade incroci etc.) ancora nominalmente a nome nostro vengano prese
in carico dal Comune di San Ginesio entro il 31/12/2019 e che contestualmente al trasferimento in oggetto,vengano
ricalcolate e stornate con effetto retroattivo le imposte relative alle citate aree ( si fa notare che la richiesta di presa
in carico delle strade era gia' stata formalizzata, ,negli anni scorsi; ma purtroppo, nonostante le ripetute
assicurazioni verbali piu' volte date dalla precedente giunta, detta richiesta non ha avuto alcun esito

2) venga lasciato ,sulla restante nostra proprieta ,confinante con le aree cedute, un pozzetto per poter allacciarsi
alla pubblica fognatura

Sirichiede inoltre che per i frazionamenti necessari l'incarico venga dato al nostro geometra Mauro Morichetti

. Resta inteso che tutte le spese relative a detto incarico nonche' quelle relative al trasferimento delle aree in
oggetto saranno solo ed esclusivamente di pertinenza del Comune di San Ginesio.

Restiamo in attesa di una vostra cortese risposta ed inviamo

cordiali saluti
Michael e Philip Mikos




Comune di San Ginesio Prot. n. 0004112 del 05-04-2019 arrivo

Cinzia Scopece

Da: info@globalcomm.it

Inviato: giovedi 28 marzo 2019 21:03

A: Cinzia Scopece

Cc: saltari.giordano@comune.sanginesio.mc.it; mauro morichetti

Oggetto: trasferimento aree al Comune di San Ginesio
Prot. n 2649 del 04/03/2019

Gentili Signori,
facendo seguitoalla mail da poco inviatavi (7.12 PM ) si precisa che al verificarsi delle condizioni di cui al punto 1 e 2
di detta mail , saremmo certamente disposti ad utilizzare la somma a noi dovuta ( settemila euro) per compensare,

dopo una valutazione congiunta con I'ufficio preposto , crediti che il Comune di San Ginesio vanta nei nostri
confronti per imposte non ancora versate .

Cordiali Saluti

Michael e Philip Mikos




