Da: Mariella Pacioni <mariella.pacioni@office-depot.it>
Inviato: mercoledi 21 ottobre 2020 10:23

A: Info Comune di San Ginesio

Oggetto: Re: OFFICE PEPOT-preventivo

Allegati: ORDINE Comune di San Ginesio -ottobre2020.xlsx

Buongiorno,
in allegato invio I copia ordine per [z fornitura della carta.

Grazie
Urn cordiale saluto

Marielis Pacloni

Agente dil Zona

Mobile: 348.3544837

Emait mariella.pacioni@office-depot it
www. officedenot.it

Yal al link e visualizza i nostri cataloghi!

Il giorno mar 20 ott 2020 alle ore 15:03 Info Comune di San Ginesio <info@cemune sanginesio.mc.it> ha scritto:
COME DA PREVENTIVO SI ACQUISTANQ LE SEGUENT! QUANTITA":

+ CARTA A4 80g N. 240 RISME
 ARTA A3 N. 10 RISME

CiG: ZAD2EDSB3C2

COD. UNIV: LWKAIW

CORDIALI SALUT]
PROTEZIONE DET DATI PERSONALI

1l presente messaggio e-mail, e gli allegati allo stesso, sono indirizzati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari, sia che si tratti di destinatari diretti, sia
che si tratti di destinatari a cui il messaggio ¢ inviato per conoscenza. Solo i soggeiti destinatari, autorizzati alla ricezione, possono effettuare il trattamento del
presente messaggio e degli allegati nonché if trattamento dei dati in esso contenuti. Il contenuto del messaggio e degli allegati pud avere natura confidenziale e/o
privilegi legali. I dati personali contenuti nel messaggio e negli allegati devono essere trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del D, lgs. 196/2003,
come modificato daf D.Igs.101/2018. T pertanto illecito il trattamento da parte di soggetti non autorizzati ed & illecita, in particolare, la comunicazione ¢ la
diffussione dei dati personali in violazione delle disposiziori del GDPR e della normativa interna di adeguamento. Il soggetio non destinatatio che, per errore,
riceva il presente messaggio ¢ tenuto a non leggere, non copiare, non inoltrare € non archiviare il messaggio medesimo, E tenuto altres! a darne immediata
cotnunicazione al mittente, anche inviando un messaggio di ritome all’indirizzo e-mail del mittente medesimo, nonché a eliminare integralmente il messaggio dal
proprio sistema informatico, server e client.




OFFICE DEPOT

“*ORDINE CLIENTE™

CODIGE CLIENTE
4205788 |
RAGIONE SOCIALE

NOME D| CONTATTO

COMUNE DI SAN GINESIQ

NUMERD ORDINE INTERNC CLIENTE

INDIRIZZO DI CONSEGNA

Wia COLLE SAN GIOVANNI SAN GINESIO 52026 MC

NOME e CODJICE AGENTE

MARIELLA PACIONI

N° PAGINE elo NOTE

GOD., UNIV: LWKAJW Gl ZAGZEDSICZ

*nuovl client™ INDIRIZZO DI SEDE LEGALE

VA CAPGCASTELLO 35,8AN GINESIO

PARTITAIVA mail@
N® TELEFONO N° FAX
metodo dl PAGAMENTO richlesta legin per il site e-commerce
' PREZZO (C)
REFERENZA UNITA' DI A B
PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO VENDITA | UNITA' DI Q.TA TOTALE
VENDITA
1 5311521 SCATOLA 5R1 / S00FF CARTA NICEDAY A4 BOG 138CIE SC € 11,25 48 | € 540,00
2 3057842 SCATOLA 5RI / 500FF CARTA OD EVERYDAY A3 80G 153 sC € 24,75 21 € 49,50
3
4 CEG: ZAOZEDRIC2 Totale € (1.V.A. esclusa) € 589,50
L {00, UNEY, LWKATW Contributo Trasporto € -
& LV.A. € 129,90
Totale € (1.V.A. inclusa} P 719,19
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CODICE CLIENTE
8206788
RAGIONE SOCIALE

il

NOME DI CONTATTO

COMUNE DI SAN GINESIC

_

NUMERG ORDINE INTERNO CLIENTE

INDIRIZZO DI CONSEGNA

NOME e CODICE AGENTE

MARIELLA PACION

N® PAGINE efo NOTE

*“*nuovi clienti* INDIRIZZO 01 SEDE LEGALE

PARTITA IVA

N° TELEFONO

metodo di PAGAMENTO

mall@

N° FAX

richiestd login per |l sito e-comimeree

_1 L

49 60

5¢

PREZZO (€)
REFERENZA UNITA' DE
DESCRIZIONE PRODOTTO UNETA® BI Q.TA' TOTALE

PRODOTTO VENDITA VENDITA
i 5311521 SCATOLA 5R1 J S00FF CARTA NICEDAY A4 80G 138CIE sC € 11,25 120 | € 1.350,00
2 3057842 SCATOLA 5R1 / 500FF CARTA OD EVERYDAY A3 80G 153 SC € 24,75 a, 4] € 99,0G
3
4
5
&
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I
EURUCARTA SRL

Via delle Maestranze, 13/15

62014 - CORRIDONIA {MC} - Zona Industriale
Tel, 0733 281739 (3 linee} - Fax 0733 287089
email: info@eurocarta,net - www.eurocarta.net
CF e P.IVA 01529220434 - Cap. sociale € 90.000,00 i.v.
IBAN: IT 54R 03111 68890 000000010859

IBAN: IT 52W 06150 68850 CCN510068736

*8029321012"

Destinatario:

Preventivo
Codice Cliente Partita iVA Pagamento Data Decumento | Numero Documm
0005819 IT 00215270430 SPLIT SPLIT Bonifico data fattura 05/10/2020 12188
Age. 7 Vs.Banca:
GIANFELIC| ANDREA 3388157721 Trasporte a mezzo di

CARTA FOT.A4 500fg - EXECUTIVE GREEN 80g

1 .350.00 22%5?
98,00 22%sp

225000
4,90000

600,00
20,00

GINESIO

"Ei" P ITERIRERNEAE

COMUNE DIKbA
Prot. N. .

5 071, 2020 ;

B0BEXECUTIVESD RS
S0SEXECUTIVES8OA3  CARTA FOT.A3 500fg - EXECUTIVE GREEN 80g RS
. ™ '

Timbro ¢ Fima

2

Totale
1.448,00

Totale Documento EU

LV.A
318,56

Sconti




Da:
Inviato:
A
Oggetto:
Allegati:

Spettabile cliente

EURQCARTA Sl - Barbara <barbara@eurocarta.net>
lunedi 5 ottohre 2020 13:30
mario.dipalma@comune.sanginesio.mc.it
Doc.interno n. 12188 del 05/10/2020
Documenti_interni_(vendite).PDF

In aliegato le invio ns offerta per la merce da voi richiesta

Buona giornata

Barbara - EUROCCARTA SRL




048000

0C30M1

Comune di San Ginesio Prot. n. 0011628 del 05-10-2020 arrivo

TUTTO QUELLO CHE
SERVE, QUANDO SERVE

INDIRIZZO FATTURAZIONE
CLIENTE NUGVO

MACEF{ATA, 62100 MC

MyQ 5.p.A,

Sade legale @ amministrativa:

Via santarcanglolese, 6 - 47824, Pogglo Torstana (RN)
T: 4390541311311 - F: 4390541 351 322
www.myollt - tinfe@myo.it

CARTA X FOT. A4 G.BO F.500 D

CARTA X FOT.A3 G.BO NIWVEUS FIT E500

CLIENTE: CLIENTE NUOVO
PREVENTIVO N. 276

DATA: 30 SETTEMBRE 2020
SCADENZA: 30 OTTOBRE 2020

INDIRIZZO SPEDIZIONE
Cliente Nuovo

MACERATA, 62100 MC

€2,25x1 €225

N
€4,98x1 €498

TOTALE PREVENTIVO: € 7,23 ™

» | yalori si intendono al netio dell'LVA. dovuta di legge

Sistema certificato IS0 9¢01

Pagina: 1

Iscrizione registro Imprese CF e PIVA n® 03232970406
REA 283214 iscritta in data 19/07/2001 alla CCIAA (registro imprese) di Rimint

Capitale sociale € 40000001y,

Socleth unipersonale, ssggetia a discrezione e coordinamento di BlHolding 5.pA.
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Da: De Angelis Vittorio <V.DeAngelis@retemyo.it>

Inviato: lunedi 5 ottobre 2020 11:32

A: info@comune.sanginesio.mc.it

Oggetto: Preventivo carta Ad MyO

AHegati: PREVENTIVO _276_20200930_-PS0Z0p6f2cl.65ncws6xvAP_Cliente Nuovo.pdf,

ATT00001.htm

Buongiorno,

Allego preventivo richiesto.
Per la carta A4 il prezzo & riferito ali’acquisto di un bancale da 300risme.

Per la carta A3 il prezzo & riferito all’acquisto di 90 risme,

Saluti
Vittorio De Angelis




