COMUNE DI VENAROTTA(AP)

AOD:Registro 1

105 - 05/01
—C_L728-SARCH—-A

o

(Modello 1)
Il sottoscritto ARTURO CANCRINI nato a Roma il 13/03/1955 Codice Fiscale CNCRTR55C13H501S in

qualita di titolare dello STUDIO LEGALE CANCRIN! E PARTNERS, con sede in PIAZZA SAN BERNARDO N.
101, ROMA - 00187, Partita IVA 07128870586, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
455, consapevole delle sanzioni penali dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

si assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della

~<MUNE DI VENAROTTA

Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

COMUNICA

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all’affidamento [_] della fornitura [X] del servizio[_] dei
lavori:
di Consulenza al RUP del Comune di Venarotta, sotto forma di parere ovvero assistenza nell'ambito
dei rapporti e/o della risoluzione del contratto per I'affidamento dei lavori "SISMA 2016 e seguenti -
lavori di messa in sicurezza - Via Nardi n. 116 — 120"
dovranno essere eseguiti tramite bonifico:
4 bancario sul conto corrente con codice IBAN: IT 36 A 05696 03225 000004075X46 (Banca Popolare
di Sondrio, Ag. 25 Roma ) intestato ad Arturo Cancrini;

] postale
- cheil canto corrente sopraindicato & dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti:

N.D. Generalita complete Codice Fiscale

.| Paolo Calcagno CLCPLABAH16H501I
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SI IMPEGNA

- acomunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate con la
presente;

- dare immediata comunicazione a codesta stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo di codesta provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltante
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COMUNE DI VENAROTTA

/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

- ariportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in
oggetto.
Infine

DICHIARA

- DI ESSERE A CONOSCENZA che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione di
diritto del contratto.

Roema, 5 gennaio 2021

Dichiara, altresl, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, |a dichiarazione & sottoscritta @all'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di

un documento di identitd del sottoscritto, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a

mezzo posta.
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Segreteria Venarotta

Da: <responsabiletecnico@comune.venarotta.ap. it>
Data: martedi 5 gennaio 2021 15:14
A: <segreteria@comune.venarotta.ap.it>

Allega: 20210105_135607.pdf

Oggetto:  I: Consulenza al RUP del Comune di Venarotta, sotto forma di parere ovvero assistenza nell'ambito dei
rapporti /o della risoluzione del contratto per I'affidamento dei lavori "SISMA 2016 e seguenti - lavori
di messa in sicurezza - Via Nardin. 116 - 120

Da: Studio Legale Cancrini e Partners <studio@cancriniepartners.it>

Inviato: martedi 5 gennaio 2021 13:58

A: responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it

Oggetto: Consulenza al RUP del Comune di Venarotta, sotto forma di parere ovvero assistenza nell'ambito
dei rapporti e/o della risoluzione del contratto per I'affidamento dei lavori "SISMA 2016 e seguenti - lavori di
messa in sicurezza - Via Nardin. 116 - 120

Ns. prot. n. 6827/20

Spett.le
responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it

Come da accordi,

nel dare seguito alla mail in calce, si trasmette in allegato il modulo relativo alla tracciabilita dei flussi
finanziari, completato e sottoscritto.

Appena possibile si trasmettera anche la fattura corretta, come da vostre indicazioni.

Distinti Saluti.

Da: responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it

Data: 5 gennaio 2021 11:43:18 CET

A: Filippo Casadei <filippo.casadei@cancriniepartners.it>

Oggetto: Consulenza al RUP del Comune di Venarotta, sotto forma di parere
ovvero assistenza nell'ambito dei rapporti e/o della risoluzione del contratto
per I'affidamento dei lavori "SISMA 2016 e seguenti - lavori di messa in
sicurezza - Via Nardi n. 116 - 120

Egregio avvocato, scusandomi per il disguido faccio presente che la fattura
presentata, allegata al presente atto, deve essere rifiutata per mancata
indicazione del codice GIG sulla stessa.

Le chiedo, pertanto, di emettere nuova fattura con l'indicazione del seguente
codice CIG Z5A2EBC954

Le chiedo inoltre al fine di consentire I'effettiva liquidazione della predetta
fattura di voler restituire, complita, la dichiarazione di tracciabilita dei flussi
finanziari;

Scusandomi per il disguido porgo cordiali saluti

05/01/2021
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Studio Legale Cancrini e Partners
Piazza San Bernardo n. 101
00187 ROMA

Mappa
tel. 06/88809971; fax: 06/56561640

e -mail studio@cancriniepartners.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate a confidenziali e ne e’ vietata la diffusione in qualungue modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e’ destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione
al mittente e 2 non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il
responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

P.S. Salva un albero... per favore non stampare questa e-mail se non & veramente necessario

05/01/2021




