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Segreteria Venarotta

Da: <responsabiletecnico@comune. venarotta.ap.it>
Data: lanedi 18 maggio 2020 10:42

Az <segreterial@comune.venarotta.ap.it>

Oggetto: It All'att.ne di Gino Santoni

Da: Emanuela ADI <amministrazioneadi.ap@gmail.com>
Inviato: lunedi 18 maggio 2020 09:48

A: responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it
Oggetto: All'att.ne di Gino Santoni

Buongiarno, scrivo in riferimento alla sostituzione della molla per serranda.
H costo dell'intervento & di euro 200 + iva
Dobbiamo attendere una vostra richiesta scritta o possiamo procedere con la fatturazione?

Cordialmente

Emanuela T,
AMMINISTRAZIONE

ADI snc
Via Ivrea, 13/a
63084 Folignano (AP)

Tel. 0736-390504
Fax 0736-399252

COMUNE DI VENAROTTA(AP) 3?0 ST

AOG:Registre 1

4038 — 18/05/
~C_L728-SARCH-A

18/05/2020



