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COMUNE DI VENAROTTA(AP)
ADO:Registro 1

Servizi Sociali Venarotta

—C_L728—SARCH—A

Da: <responsabiletecnico/@comune.venarotta,ap.it>

Data: giovedi 5 marzo 2020 15:29

A: <servizisociali@comune.venarotta.ap.it>

Allega: quietanza comune di venarotta.pdf; PROCESSO VERBALE DEFINITIVO DI PERIZIA pdf; avviso
fattura.pdf

Oggetto: 1: ATTO DI QUIETANZA - SIN. N. 10.2019.739 del 22.08.2019 - COMUNE DI VENAROTTA - RIF.
BROKER 2019/2441

Da: Alessandra Piaggesi <alessandra.piaggesi@centralespa.it>

Inviato: giovedi 5 marzo 2020 12:16

A: responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it

Cc: sinistri@sacebt.it; 'Elena Generali' <e.generali@assistudiogroup.it>; Marcello Vallorani
<marcello.vallorani@centralespa.it>; 'Easy Problem' <info@easyproblem.it>; Silvano Leva
<silvano.leva@centralespa.it>

Oggetto: ATTO DI QUIETANZA - SIN. N. 10.2019.739 del 22.08.2019 - COMUNE DI VENAROTTA - RIF. BROKER
2019/2441

Spettabile Comune di Venarotta,
in riferimento al sinistro in oggetto allego atto di quietanza ricevuto da Sace BT.

Come risultante dal Processo Verbale di Perizia (PVP) allegato, sottoscritto in data 04/02/2020, il danno
risulta cosi stimato:
e £71.033,00 importo immediatamente liquidabile riferito allo stato d’uso
e € 15.022,00 supplemento di indennita da riconoscere, dopo I'esecuzione dell’attivita di ricostruzione
o di rimpiazzo dei beni danneggiati, entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del Verbale definitivo di
perizia (quindi entro il 04/02/2023)
e £ 86.055,00 Totale danno

Come ben precisato sul PVP I'importo di € 86.055,00 non comprende le Spese peritali per la nomina del
perito di parte, previste fino alla concorrenza del 5% del danno.

Si allega a SACE BT, nella persona della liquidatrice Etel Brugnatelli, 'avviso di fattura di € 4.302,74
(corrispondente al 5% del danno) emesso dal perito di parte Easy Problem. Si precisa che I'importo di €
4.302,74 comprende I'iva che rappresenta un costo a carico dell’Ente.

Chiedo all’'Ente di restituirmi |'atto allegato di € 71.033,00, pari alla somma immediatamente liquidabile,
debitamente compilato e sottoscritto indicando il codice Iban su cui Sace procedera a bonificare I'importo.
Vorra inoltre I'Ente tenermi aggiornata sulle attivita di ripristino dei danni al fine di poter richiedere
all'Assicuratore 'integrazione del supplemento di indennita pari a € 15.022,00 entro il termine del
04.02.2023.

Chiedo infine all'Ente di procedere alla liquidazione delle spettanze di Easy Problem pari a € 4.302,74
documentandomi I'avvenuto pagamento al fine di poterne richiedere il rimborso spettante a termini di
polizza all’Assicuratore.

Ringrazio per I'attenzione e saluto cordialmente.

05/03/2020
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CENTRALE 57

Ufficio Sinistri
Alessandra Piaggesi
Via degli Abeti, 80

61122 Pesaro (PU)

Phone +39 0721 405349
Direct +39 0721 268042
Fax +39 0721 268537

Aderente al Consorzio Stabile
di Brokeraggio “ASPIS" con sede in
PESARO —Via S. Pertini 119

~N

ASPIS

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati
con divieto di diffusione (e di uso nei giudizi) salva espressa autorizzazione. La diffusione e la comunicaziene da parte di soggetto diverso dal
destinatario & vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d. L.vo n. 196/03. Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da
persona diversa dal destinataric siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Tutti |
messagai di posta elettronica, aflegati compresi, sono preventivamente scansionati con un antivirus costantemente aggiornato. £’ comunque

buona nerma esaminare sempra con un antivirus i files prima della loro apertura,

Da: Elena Generali <e.generali@assistudiogroup.it>

Inviato: giovedi 5 marzo 2020 07:33

A: Alessandra PIAGGESI <alessandra.piaggesi@centralespa.it>

Cc: marcello.vallorani@centralespa.it

Oggetto: ATTO DI QUIETANZA - Fwd: R: SOLLECITO LIQUIDAZIONE URGENTE - I: SIN. N. 10.2019.739 -
COMUNE DI VENAROTTA - RIF. BROKER 2019/2441 - RICHIESTA AGGIORNAMENTI

Buongiorno Ale,

trasmetto atto di quietanza ricevuto dalla compagnia restando in attesa della sua restituzione,
debitamente compilato.

Grazie,

Un saluto.

Elena Generali
Ufficio Sinistri

ASSISTUDIO GROUP srl

Via Roma 197C - 61032 Fano (PU)
Phone +39 0721 860430 Int.106
Fax +39 0721 865175

Web: www.assistudiogroup.it
Email: e.generali@assistudiogroup.it

Attenzione: Questo messaggio & destinato unicamente alla persona o al soggetto ai quali ¢ indirizzato e puo contenere informazioni riservate eo coperte da
segreto professionale, la cui divulgazione ¢ proibita. Qualora non siate i destinatari designati non dovrete leggere, utilizzare, diffondere o copiare le informazioni
trasmesse (Regolamento UE 679/16). Nel caso aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente contattare il mittente ¢ cancellare il matenale
dai vostn computer,
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