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28 ottobre 2016 COMUNE di ACCUMOLI
02011 ACCUMOLI (RI)

QL/qt/10443/16

OGGETTO: Fornitura.
A seguito della Vostra cortese richiesta, Vi rimettiamo il nostro
preventivo di spesa per la fornitura del seguente materiale:
- n. 04 *Copyrmatic Evolution™, al costo di €...39,00 cd.. oltre .V.A.
- n. 12 bombole insetticida “Kenyasafe Extra” per Elettrospray. al costo di |

€...11.90 ¢d. oltre LV.A..

Distinti saluti.
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martedi 20 marzo 2018 - 18:10

I: fornitura elettrospray

Ns. Prot. n. 10597/18

Buonasera,
siamo nuovamente a chiedere i dati per poter procedere alla fatturazione della fornitura effettuata.

Da: chemigien
Inviato: mercoledi 20 settembre 2017 11:22
A: comune@comune.accumoli.ri.it

Oggetto: |: fornitura elettrospray X W““’ 2018
c.a. Arch. GUIDOTTO " 26 €0 .
Buongiorno,

la presente per sollecitare |'invio della Determina e CIG per poter procedere alla fatturazione della fornitura
da Voi richiesta.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo i nostri distinti saluti.

CHEMIGIEN s.r.l.

Ufficio Commerciale

Da: chemigien

Inviato: sabato 29 ottobre 2016 06:36
A: comune@comune.accumoli.ri.it
Oggetto: fornitura elettrospray

Buongiorno,

alleghiamo alla presente I'offerta relativa ai prodotti da Voi richiesti.

Distinti saluti,

CHEMIGIEN s.r.l.

Uffici

o Commerciale

https://webmail.aruba.it/layout/origin/ntml/printMsg.html?_v_=v4r2b55.20180320_12008&contid=&folder=SU5CT1g=8&msgid=4587&bhody=0 1M






COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 10125 DEL 20-09-2017
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Da ‘"chemigien" <chemigien@live.it>
A "comune@comune,accumoli.ri.it" <comune@comune.accumoli.ri.it>
Data mercoledi 20 settembre 2017 - 11:22

I: fornitura elettrospray

c.a. Arch. GUIDOTTO

Buongiorno,

la presente per sollecitare I'invio della Determina e CIG per poter procedere alla fatturazione della fornitura
da Voi richiesta.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo i nostri distinti saluti.

CHEMIGIEN s.r.l.

Ufficio Commerciale

Da: chemigien

Inviato: sabato 29 ottobre 2016 06:36
A: comune@comune.accumoli.ri.it
Oggetto: fornitura elettrospray

Buongiorno,
alleghiamo alla presente |'offerta relativa ai prodotti da Voi richiesti.

Distinti saluti,

CHEMIGIEN s.r.l.

Ufficio Commerciale
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