
Da "Contratti Aziende" <contratti.aziende@anbroker.it>

A "ufficio.amministrativo@comune.accumoli.ri.it" <ufficio.amministrativo@comune.accumoli.ri.it> 

Cc "Gigliola Micheli" <gigliola@anbroker.it> 

Data venerdì 28 dicembre 2018 - 07:19

URGENTE --- COMUNE ACCUMOLI - Rinnovo coperture polizze in scadenza Dicembre 2018 e Gennaio 
2018 - Riepilogo termini rinnovo

Buongiorno.

Con  riferimento  all’oggetto ed alla Vs. email del 06.12.2018 (rif. Prot. 0010414), Vi riepiloghiamo di seguito le condizioni di rinnovo ottenute 
dalle Compagnie:

Numero di 
polizza

Compagnia Ramo Targa 
-descrizione 

rischio

Valore 
Ass.to 

rinnovo 
2019

Scadenza Tacito 
rinnovo

RIEPILOGO TERMINI 
RINNOVO

PREMIO 
LORDO 
ANNUO 

RINNOVO

PARCO VEICOLI 
ENTE UNIPOL RCA

Libro Matricola 
"Parco Veicoli 
Ente"

Vedere 
elenco in 
allegato 31/12/2018 NO

SI COMUNICA 
DISPONIBILITA’ AL 
RINNOVO DELLA 
COMPAGNIA AL 
RINNOVO DELLE 
COPERTURE CON 

POLIZZA UNICA “LIBRO 
MATRICOLA” ALLE 
CONDIZIONI COME 

SOTTO RIEPILOGATO 
***** 9.771,13

380561962 GENERALI INCENDIO 31/12/2018 SI

RINNOVO COME IN 
CORSO – TACITO 

RINNOVO 900,00

INFORTUNI 31/12/2018
Vedere in allegato 

esito indagine

50.13804KY SARA RCT.O 14/01/2019 NO
Vedere in allegato 

esito indagine

POLIZZA LIBRO MATRICOLA  Parco Veicoli (compreso Autobus/scuolabus targato EA380ZS): si riepilogano i termini della copertura e 
relative garanzie:

Resp. Civile Mass.le € 12/10/2Mld per tutti i veicoli (Autobus/scuolabus Mass.le € 32/20/12Mld minimo previsto da Decreto Legge) 
compresa rinuncia rivalsa e carta verde;

Garanzie accessorie comprese per tutti i veicoli: Accessorie/cristalli/assistenza stradale/tutela Legale;

Garanzie accessorie comprese, ove indicato il valore, Incendio/furto ed eventi naturali/vandalici – nel dettaglio come da file allegato.

POLIZZA INFORTUNI: in allegato esito indagine mercato.

POLIZZA RCT.O: in allegato esito indagine mercato.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso la INTESA SANPAOLO SPA – IBAN: 
IT85V0306985460100000007501, intestato a AN BROKER SPA a tutti gli effetti per la determinazione della data di pagamento verrà 
considerata esclusivamente la data valuta beneficiario.

Restiamo in attesa di Vs. BENESTARE, riscontro in merito  pregandovi di volerci comunicare il codice CIG  (per la tracciabilità dei flussi 
finanziari) necessario per poter attivare la richiesta ed emissione del rinnovo dei contratti e a disposizione per qualsiasi chiarimento, con 
l’occasione, porgiamo i ns. migliori saluti.
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STEFANIA FAVERO

AN BROKER SPA

contratti.aziende@anbroker.it

Via Pio X, 71 

36061 Bassano Del Grappa (VI)

Tel:   0424 83 95 28

Fax:  0424 38 36 28

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo 
senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Please be informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message 
by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Da: Gigliola Micheli [mailto:gigliola@anbroker.it] 
Inviato: giovedì 6 dicembre 2018 16:10
A: Contratti Aziende
Oggetto: I: riscontro verifica posizioni assicurative Comune di Accumoli prot n 10414 del 6 dicembre 2018 ACCUMOLI

NOTA DELL’ENTE

GIGLIOLA MICHELI

AN BROKER SpA

Cell: 335 71 74 856

gigliola@anbroker.it

Via picerli 7

02100 Rieti(RI)

Tel:   0746 20 26 55

Fax:  0746 20 26 55

P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. Please consider the environment before printing this e-mail!

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo 
senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Da: ufficio.amministrativo@comune.accumoli.ri.it [mailto:ufficio.amministrativo@comune.accumoli.ri.it] 
Inviato: giovedì 6 dicembre 2018 15:20
A: Gigliola Micheli
Oggetto: riscontro verifica posizioni assicurative Comune di Accumoli prot n 10414 del 6 dicembre 2018

Si prega di prendere visione della comunicazione e dei relativi allegati.
Cordialità 

Dott.ssa Sara Giampietri

Responsabile Area amministrativa

Comune di Accumoli

presso COC, SS n. 4 km 141,600

0746 80429

This message has been checked by best cloud no spam and is believed to be clean.
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Allegato(i)

2018_12_29_Comune_Accumoli_cond_libro_matricola_agg.pdf (8 Kb)
Comune_Accumoli_riepilogo_indagine_INFORTUNI.pdf (443 Kb)
capitolato_INFORTUNI_ACCUMOLI_11_2018.pdf (111 Kb)
Comune_Accumoli_riepilogo_indagine_RCTO.pdf (457 Kb)
Comune_Accumoli_capitolato_RCTO.pdf (245 Kb)
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