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Da "Contratti Aziende" <contratti.aziende@anbroker.it>

A "laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it" <laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it>
Cc "Gigliola Micheli" <gigliola@anbroker.it>

Data mercoledi 27 giugno 2018 - 15:00

COMUNE ACCUMOLI - Riepilogo quotazioni copertura Macchina operatrice Dulevo targata
AJA993

Buongiorno Arch. Guidotto.

In riscontro alla sua email del 26.06.2018 di seguito le riepilogo le quotazioni formulate da Unipol (ove sono gia in corso le
altre polizze).

RC.Auto: Resp. Civile Mass.le € 12.000.000,00 compresa rinuncia rivalsa;
garanzie comprese: Ricorso Terzi da Incendio; tutela Legale e cristalli

Premio lordo annuo: € 311,56;
Premio lordo periodo 27.06.2018 / 31.12.2018: € 158,00

Infortuni Conducenti:
Somme assicurate: Morte/Inv.Perm. € 50.000,00 ;

Rimborso Spese Mediche € 2.500,00;

Premio lordo annuo: € 50,00;;
Premio lordo periodo 27.06.2018 / 31.12.2018: € 30,00

Al fine dell’attivazione delle coperture ho la necessita di ricevere Vs. benestare e codice CIG (tracciabilita flussi finanziari).

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, invio cordiali saluti.

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 5833 DEL 28-06-2018

STEFANIA FAVERO

AN BROKER SPA

contratti.aziende@anbroker.it

Via Pio X, 71

36061 Bassano Del Grappa (VI)
Tel: 0424839528

Fax: 0424 38 36 28

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La
invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Please be informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have
received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Da: laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it [mailto:laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it]
Inviato: martedi 26 giugno 2018 15:10
A: Contratti Aziende
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Cc: Gigliola Micheli
Oggetto: Re: Assicurazione Macchina operatrice ACCUMOLI

L'immagine & sempre scadente, ma ho cercato di migliorarne la qualita. Mi faccia sapere se pud andare. In allegato
trova anche alcune caratteristiche tecniche, tra cui anche il peso a pieno carico.

Saluti

Arch. Laura Guidotto

Responsabile Area Il - Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali
COMUNE DI ACCUMOLI

Via Salvator Tommasi n. 44

02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80436

www.comune.accumoli.ri.it comune.accumoli@pec.it

Da: "Contratti Aziende" contratti.aziende@anbroker.it

A: "laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it" laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it

Cc: "Gigliola Micheli" gigliola@anbroker.it

Data: Tue, 26 Jun 2018 12:07:29 +0000

Oggetto: Assicurazione Macchina operatrice ACCUMOLI

Buongiorno Arch. Guidotto.

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 5833 DEL 28-06-2018

Per poter procedere con la sua richiesta odierna, ho la necessita di ricevere il documento allegato Leggibile e con
indicazione del peso complessivo pieno carico.

Resto in attesa di suo riscontro e, a disposizione per ogni eventuale chiarimento, invio cordiali saluti.

STEFANIA FAVERO

AN BROKER SPA

contratti.aziende @anbroker.it

Via Pio X, 71
36061 Bassano Del Grappa (VI)
Tel: 0424839528

Fax: 0424 38 36 28
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La
invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Please be informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have
received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

Da: Gigliola Micheli

Inviato: martedi 26 giugno 2018 13:05

A: Contratti Aziende

Oggetto: I: Assicurazione Macchina operatrice ACCUMOLI

Soltanto RCA + inf cond separata max 50 morte 50 ip 2500 rsm

GIGLIOLA MICHELI

AN BROKER SpA
Cell: 33571 74 856

gigliola@anbroker.it

Via picerli 7
02100 Rieti(Rl)
Tel: 0746202655

Fax: 0746 20 26 55

P Rispetta I'ambiente: se non ti € necessario, non stampare questa mail. Please consider the environment before printing this e-mail!

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La
invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 5833 DEL 28-06-2018

Da: laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it [mailto:laura.guidotto@comune.accumoli.ri.it]
Inviato: martedi 26 giugno 2018 09:07

A: Gigliola Micheli

Oggetto: Assicurazione Macchina operatrice

Gentilissimi,

con la presente siamo a richiedervi un preventivo di spesa per I'assicurazione della Macchina Operatrice
Spazzatrice Dulevo. Come avevamo concordato, € il caso di allinearla alla scadenza del 31/12/2018.

Saluti

Arch. Laura Guidotto

Responsabile Area Il - Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali
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COMUNE DI ACCUMOLI

Via Salvator Tommasi n. 44
02011 ACCUMOLI (RI)

tel. 0746/80429 fax 0746/80436

www.comune.accumoli.ri.it comune.accumoli@pec.it

This message has been checked by best cloud no spam and is believed to be clean.

This message has been checked by best cloud no spam and is believed to be clean.
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